关于对深圳市佳创视讯技术股份有限公司的关注函

创业板关注函〔2020〕第8号

深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会:

2020年1月1日,你公司披露《关于公司"VR+广电"业务正式商业化运营的公告》(以下简称《公告》),称公司率先与吉视传媒股份有限公司、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司、山东广电网络有限公司滨州分公司分别在陕西省、吉林省和山东省滨州市实现商业化运营落地,《佳创 VR 专区》自 2020年1月1日正式开始收费。《公告》披露后你公司股价连续三个交易日涨停,达到异常波动标准。我部对此表示关注,请你公司认真核实下述事项并对外披露:

- 1. 本次信息披露是否属于相关规则规定的应披露事项,如是,请说明具体依据;如否,请说明披露的目的和动机,你公司自愿性信息披露的标准,以及在自愿性信息披露上是否保持一致性原则,是否存在选择性信息披露以蹭热点、炒作股价的情形,是否利用公告进行宣传和广告,你公司披露涉及公司未来经营的信息时是否做到合理、谨慎和客观。
- 2. 年报显示,你公司 2017 年和 2018 年来自 VR 服务的收入仅 6.98 万元和 4.72 万元。《公告》披露,此次"VR+广电"业务实现商业化运营落地并收费不会对 2019 年财务报表产生影响,未来的收益存在不确定性。请你公司结合收费前 VR 视频收视情况,2019 年度

VR 业务实现收入及利润情况,目前可提供的 VR 视频涉及的内容板块及丰富程度,说明对终端客户是否具备足够的吸引力,并结合收入分成模式、前期投入、成本费用等情况,客观谨慎地预测该业务对你公司 2020 年及未来业绩的影响情况,充分揭示相关风险。

- 3. 你公司对 2018 年年报问询函的回函显示,本次合作的吉视传媒股份有限公司系你公司 2018 年第一大客户,也是当年末应收账款第一名,并在多个年度存在款项逾期支付的情形。请你公司结合广电行业的现状,本次合作的三家广电运营商的经营和财务状况、与你公司的历史合作情况及 2019 年度的回款情况,说明前述广电运营商是否具备履约能力,未来是否存在大额坏账风险。
- 4. 请说明你公司持股 5%以上股东及董监高未来六个月是否存 在减持计划。
 - 5. 你公司认为需要说明的其他事项。

请你公司就上述问题作出书面说明,于1月8日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送深圳证监局上市公司监管处。此外,提醒你公司:上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

创业板公司管理部 2020年1月7日