## 关于对河南科迪乳业股份有限公司的关注函

中小板关注函【2019】第 225 号

## 河南科迪乳业股份有限公司董事会:

2019年4月18日,你公司披露《关于控股股东科迪食品集团股份有限公司申请豁免履行部分承诺的公告》(以下简称"《豁免公告》"),称控股股东科迪食品集团股份有限公司(以下简称"科迪集团")拟申请豁免其于公司首次公开发行股份时作出的股票解锁期满后24个月内减持意向的相关承诺,以及于2018年作出的不减持承诺,并终止增持计划,上述事项需提交公司股东大会审议。

我部对上述事项表示高度关注,请你公司和科迪集团就以下事项进行认真自查并做出书面说明:

- 1、你公司于 2018 年 7 月 4 日披露公告称,科迪集团承诺自 2018 年 7 月 3 日起,24 个月内不减持公司股份。随后,你公司于 7 月 23 日披露公告称,科迪乳业计划在未来 12 个月内增持公司股份,且累积增持金额不低于 8,000 万元,不超过 10,000 万元人民币。请就以下事项作出说明:
- (1)请说明科迪集团在短时间内连续做出不减持承诺和增持承诺的原因、目的及合理性,是否存在股价炒作情形。
- (2)根据你公司于 2017 年 12 月 16 日披露的公告,科迪集团所 持公司股份质押比例已达到 99%以上。请结合上述情况,说明科迪集

团在做出增持计划时是否具备增持的资金实力,公司及科迪集团是否就增持资金来源及增持计划的可实现性进行了分析和论证;如是,请结合科迪集团当时的资产负债情况说明具体的资金来源,并提出充分的客观依据;如否,请说明增持计划的披露是否审慎、合规,是否存在"忽悠式增持",以及通过披露增持计划炒作股价缓释平仓风险、损害中小投资者利益的情形。

(3)上述增持计划披露至今,科迪集团未做任何增持。请说明 科迪集团未增持的具体原因、期间其资金情况是否发生重大变化,以 及是否充分提示未能完成增持计划的风险。

请律师对上述问题进行核查并发表专项意见。

- 2、请根据《豁免公告》中三项承诺内容以及履行情况,分别说明你公司董事会同意豁免科迪集团上述承诺的原因及合理性,上述事项是否存在损害中小投资者利益的情形,以及是否符合《中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。请律师核查并发表专项意见。
- 3、《豁免公告》显示,科迪集团拟筹划向战略投资者转让部分公司股份,以进一步提高公司市场竞争能力和提升公司治理水平,并帮助公司引进更多产业、金融等战略及业务资源。请说明披露上述内容的具体依据,以及你公司是否存在与上述事项相关的应披露但未披露的重要信息。
  - 4、你公司认为应当说明的其他事项。

请你公司于 2019年4月26日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄报河南证监局上市公司监管处。同时,提醒你公司:上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部 2019年4月22日