关于对福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司的

关注函

中小板关注函【2020】第 365 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会：

你公司近期股价涨幅较大，2020 年 6 月 24 日至 7月 6 日连续七

个交易日涨停。有媒体报道称，你公司涉及互联网金融及抖音概念。

此外，你公司于 2020 年 7 月 4 日披露《关于股东拟减持股份的预披

露公告》，称龙岩市永盛发展有限公司（以下简称“永盛发展”）拟于

自公告发布之日起 15 个交易日（针对集中竞价交易方式）或 3 个交

易日（针对大宗交易方式）后的 6 个月内，通过集中竞价或大宗交易

方式减持公司股份合计不超过 3%。

我部对上述事项表示高度关注，请你公司对以下问题做出说明：

1、请说明你公司是否涉及互联网金融及抖音相关业务，如是，

请说明具体业务内容、已实现效益、占你公司收入及净利润的占比；

如否，请予以明确说明。

2、2019 年 12 月 27 日，你公司披露《关于公司股东签署〈表决

权委托协议〉暨权益变动的提示性公告》（以下简称“公告”），称陈

茂森及其一致行动人将其合计持有的公司 11.6430%的股份所对应的

表决权委托给龙岩市汇金发展集团有限公司（以下简称“汇金集团”）

及其一致行动人永盛发展行使。同日，你公司披露《简式权益变动报

告书》，称汇金集团拟于未来 12 个月内继续增持你公司股份。截至

2020 年 7 月 4 日，汇金集团及永盛发展合计直接持有你公司股份

5.67%，通过受托表决权持有 11.64%。

（1）请说明汇金集团在上述《简式权益变动报告书》中表示拟于

未来 12 个月内继续增持你公司股份后，其一致行动人永盛发展拟于

近期减持你公司股份的具体原因及合理性，汇金集团与永盛发展后续

是否有继续减持你公司股份的计划。

（2）根据《公告》，上述表决权委托的期限为 3 年或至相关协议

约定情形发生之日止。请结合相关协议约定情形的具体进展，说明表

决权委托是否存在提前终止的可能。

（3）你公司 2019 年年度报告显示，你公司引入国资背景股东汇

金集团及永盛发展成为公司第二大股东，公司得以获取更多的资金支

持，一定程度上纾缓资金紧张问题。请结合永盛发展减持及表决权委

托提前终止（如有）情况，说明可能对你公司生产经营的影响。

请你公司就上述问题做出书面说明，在 2020 年 7 月 9 日前将有

关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报福建证监局上市公司监管

处。同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股

票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范

运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

                                中小板公司管理部

                    2020 年 7 月 7 日