深 圳 证 券 交 易 所

关于对山东航空股份有限公司的关注函

公司部关注函〔2023〕第 67 号

山东航空股份有限公司董事会：

你公司于 2022 年 12 月 30 日披露《关于要约收购事项的进

展公告》、《关于公司实际控制人拟发生变更的进展公告》，并于

2023 年 1月 6 日、11 日分别披露《股票交易异常波动公告》，根

据相关公告及近期二级市场交易情况，请你公司高度关注并向市

场充分提示以下风险：

1. 要约收购价格低于公司当前二级市场股票价格。公告显

示，你公司控股股东山东省航空集团有限公司（以下简称“山航

集团”）及其股东与中国国际航空股份有限公司（以下简称“中

国国航”）等相关方已签订交易协议，中国国航拟通过收购老股

及增资方式持有山航集团 66%的股权（以下简称“拟议协议”）。

拟议协议将导致中国国航拥有你公司权益比例超过30%，根据《上

市公司收购管理办法》的规定，中国国航将向你公司除中国国航

及山航集团以外的其他股东发出以退市为目的的全面要约收购，

中国国航最终确定要约价格为 2.62 港元/股。截止 2023 年 1 月

17 日收盘，你公司股价为 3.62 港元/股，要约收购价格低于公

司当前二级市场价格。

2. 要约收购能否实施及实施结果存在不确定性。拟议交易

相关方虽已签署交易文件，但拟议交易尚需通过有权国有资产监

督管理机构对拟议交易的批准、通过必要的反垄断审查等，且协

议约定：若拟议交易在 2023 年 4月 30日之前未实施完成，中国

国航有权终止本次交易。因此，拟议交易能否实施，公司 2022

年年报披露前（即公司股票触发财务类强制退市时间）能否完成

要约收购等存在不确定性。

3. 2022 年年报披露后面临停牌及强制退市风险。截止 2022

年三季度报告，你公司净资产为负的情形尚未消除，公司存在因

连续两年净资产为负而触及本所《股票上市规则（2022年修订）》

（以下简称“《上市规则》”）第 9.3.1条规定的财务类强制退市情

形的风险。你公司已预约 2023 年 4 月 29 日披露 2022 年年度报

告，若中国国航未能在此日期前实施要约收购且实现你公司主动

终止上市之目的，根据《上市规则》第 9.3.12 条规定，你公司

股票将在年报披露后因触及财务类强制退市情形被实施停牌。

4.退市整理期交易风险。如你公司因触及财务类强制退市情

形而被我所作出股票终止上市决定，你公司股票将自本所公告终

止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市

整理期，退市整理期为十五个交易日，退市整理期首日公司股票

不实行价格涨跌幅限制，股票价格可能出现波动。

此外，近期投资者对你公司拟议协议及要约收购事项关注度

较高，我部提醒你公司加强投资者关系管理工作，重大事项及时

履行信息披露义务。

同时，我部提醒你公司及拟议协议相关方、收购人，严格遵

守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》

等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

深圳证券交易所

上市公司管理二部

2023年 1月 18日