关于对北大资源集团控股有限公司及北京政泉
控股有限公司给予公开谴责处分的决定
当事人：
北大资源集团控股有限公司，注册地址：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦708室；
北京政泉控股有限公司，注册地址：北京市朝阳区大屯里315号1-4层、316号1-4层、317号、318号1-4层。
经查明，北大资源集团控股有限公司（以下简称“资源控股”）及北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）存在以下违规事实：
1．未及时披露代持协议及权益变动情况
2013年6月14日，北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”）刊登了《关于股东协议转让公司股份的签约提示性公告》，根据该公告，北大医药第二大股东北大国际医院集团有限公司（现已更名为北大医疗产业集团有限公司，以下简称“北大医疗”）与政泉控股于2013年6月13日签署股权转让协议，由政泉控股受让北大医疗持有北大医药的4000万股股份（占北大医药总股本的6.71%）。
与上述股权转让事项相关，资源控股与政泉控股签订股份代持协议，约定由政泉控股为资源控股代持上述4000万股股份。上述协议签订后，资源控股与政泉控股均未就该协议及其持有北大医药股份的变动情况及时履行披露义务。
2．股东大会审议关联议案时未回避表决
由于资源控股与北大医药的大股东西南合成医药集团有限公司以及北大医疗系受同一实际控制人北京大学控制，根据本所《股票上市规则（2012年修订）》第10.1.3条规定，资源控股为北大医药的关联法人。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》第三十一条的规定，股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，在北大医药股东大会审议与资源控股有关联关系的议案时，资源控股通过政泉控股代持北大医药的股份应当回避表决，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。但政泉控股在参加北大医药2014年1月23日、4月18日、7月30日、8月25日、9月17日召开的股东大会时，未按照中国证监会《上市公司股东大会规则》第三十一条的规定就以下关联议案履行回避表决程序：《关于公司与北大方正集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议暨关联交易的议案》、《关于公司发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于公司全资子公司与北京大学人民医院签署体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议暨关联交易的议案》等。
资源控股及政泉控股的上述行为违反了本所《股票上市规则（2012年修订）》第2.1条、第2.3条、第10.2.2条、第11.8.1条的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2012年修订）》第17.2条规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
对北大资源集团控股有限公司给予公开谴责的处分。
对北京政泉控股有限公司给予公开谴责的处分。
对于公司上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并抄报有关部门。
深圳证券交易所
2015年2月3日