关于对新湖中宝股份有限公司给予
通报批评处分的决定
当事人：
新湖中宝股份有限公司，住所：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦。
经查明，新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”）存在以下违规行为：
新湖中宝是浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”）的发起人股东，2011年6月30日持有该公司股票26,000,000股，占该公司总股本的14.98%。2011年9月6日，新湖中宝通过集中竞价交易系统累计卖出金洲管道股票2,700,000股，占该公司总股本的股1.556%，卖出金额为36,990,000元；同日，新湖中宝又买入金洲管道股票653,077股，占该公司总股本0.376%，买入金额为8,946,979.9元。

新湖中宝作为持有上市公司5%以上股份的股东，将所持有的上市公司股票在卖出后六个月内又买入，构成《证券法》第四十七条所界定的短线交易，违反了本所《股票上市规则（2008年修订）》第3.1.8条、第3.1.9条的规定。

鉴于新湖中宝的上述违规事实和情节，根据本所《股票上市规则（2008年修订）》第17.2条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所决定对新湖中宝给予通报批评的处分。

对于新湖中宝的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
二○一一年十一月三十日