关于对广东风华高科股份有限公司给予
通报批评处分的决定
当事人：
广东风华高科股份有限公司，住所：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城。
经查明，广东风华高科股份有限公司（以下简称“风华高科”）存在以下违规行为：
2011年4月27日至5月25日期间，风华高科累计卖出长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“奥普光电”）股份301,461股，占其总股本的0.38%，累计成交金额为14,601,396.92元。2011年6月9日至6月10日期间，风华高科累计买入奥普光电股份250,000股，占其总股本的0.3125%，累计成交金额为11,201,600元。截至2011年6月10日，风华高科尚持有奥普光电股份11,948,539股，占其总股本的14.94%。

风华高科作为持有奥普光电5%以上股份的股东，在卖出奥普光电股份后六个月内又买入奥普光电股份，违反了《证券法》第47条和本所《股票上市规则（2008年修订）》第1.4条、第3.1.8条、第3.1.9条的规定。

鉴于风华高科的上述违规事实和情节，并考虑到其事后主动向奥普光电缴纳短线交易收益、按照买入金额的一定比例向奥普光电给予进一步的经济补偿、追加股份限售承诺等因素，根据本所《股票上市规则（2008年修订）》第17.2条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所决定给予风华高科通报批评的处分。

对于风华高科的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
深圳证券交易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