关于对洋河股份时任董事兼副总裁李风云给予
通报批评处分的决定
当事人：
李风云，江苏洋河酒厂股份有限公司时任董事兼副总裁。
经查明，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）时任董事兼副总裁李风云存在以下违规行为：
2011年2月17日，李风云以每股217.80元的均价买入公司股票252,500股，成交金额5499.45万元。2011年5月13日，公司实施每10股转增10股的资本公积转增股本方案，李风云所持股份增加到505,000股。2011年6月28日，李风云以每股124.29元的均价卖出公司股票90,000股，成交金额1118.59万元。

李风云作为上市公司董事和高级管理人员，在买入公司股票后六个月内又卖出公司股票，构成《证券法》第47条规定的短线交易，违反了本所《股票上市规则（2008年修订）》第1.4条、第3.1.8条的规定。

鉴于李风云的上述违规事实和情节，并考虑到其已按规定将短线交易收益上缴公司、主动按卖出股票金额的一定比例向公司给予进一步经济补偿、自愿延长股份锁定期等因素，依据本所《股票上市规则（2008年修订）》第17.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所决定对李风云给予通报批评的处分。

对李风云的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
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