关于对安徽丰原集团有限公司
给予通报批评的决定
当事人：
安徽丰原集团有限公司，住所：安徽省蚌埠市胜利西路777号。
经查明，安徽丰原集团有限公司（以下简称“公司”）存在以下违规行为：

2005年5月20日，蚌埠市第一污水处理厂（以下简称“污水处理厂”）与公司签订《股权转让协议》，约定将污水处理厂持有的泰复实业股份有限公司45,890,169股股票（占总股本的26.78%）转让予公司；2005年7月18日，公司向污水处理厂支付了股权转让款。对于前述股权转让事项，公司未及时披露权益变动报告书。

公司的上述行为违反了中国证监会《上市公司收购管理办法》（2002年制定）第3条、第12条和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）（2004年修订）第2.17条、《股票上市规则》（2008年修订）第1.4条、第2.3条的规定，对上述违规行为负有重要责任。

鉴于公司的违规事实及情节，依据《股票上市规则》第17.2条、第19.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所决定：对安徽丰原集团有限公司给予通报批评的处分。

对于公司及相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案。
深圳证券交易所
二○一○年十二月七日