关于对天津泰达股份有限公司相关当事人
给予通报批评处分的决定

当事人：

李广益，天津泰达股份有限公司副总经理；

贝瑞臣，天津泰达股份有限公司财务负责人。

经查明，天津泰达股份有限公司相关当事人存在以下违规行为：

副总经理李广益于2007年6月4日卖出本公司股票9,000股后6个月内于2007年6月5日买入本公司股票6,000股，卖出、买入交易金额合计307,668元，且该等交易时间属于当事人不得买卖本公司股票期间。

财务负责人贝瑞臣于2007年6月15日、7月12日合计卖出本公司股票51,704股、合计交易金额1,471,374元，该等交易时间属于当事人不得买卖本公司股票期间。

本所认为，李广益的上述行为违反了《证券法》第四十七条、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动管理规则》（以下简称《管理规则》）第十二条、第十三条第三款以及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（以下简称《业务指引》）第三条的规定；贝瑞臣的上述行为违反了《管理规则》第十三条第三款和《业务指引》第十九条第三款的规定。

鉴于李广益、贝瑞臣上述违规事实和情节，根据《深圳证券交易所股票上市规则》3.1.4条、17.3条的规定，本所作出如下处分决定：

对李广益、贝瑞臣给予通报批评的处分。

深圳证券交易所
二○○七年十月十二日