关于对国投原宜实业股份有限公司董事彭志华

等人予以内部通报批评的决定
国投原宜实业股份有限公司、广州市浪奇实业股份有限公司、广州白云山制药股份有限公司：
我所在审查重大重组信息披露材料时发现，2001年7月25日国投原宜实业股份有限公司董事彭志华有卖出本公司股票行为；2001年5月16日、17日广州市浪奇实业股份有限公司监事何伟文有买卖本公司股票行为。在审查广州白云山制药股份有限公司股权转让材料时发现，公司董事杨军于2000年10月31日、11月24日、2001年2月21日、5月30日、6月7日、6月20日，监事程宁于2000年11月2日、2001年6月12日，高级管理人员李楚源于2000年12月14日、12月18日、2001年6月5日、10月26日、10月29日、11月2日有买卖本公司股票的行为。上述人员的行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第3.5.1条的规定。

根据《上市规则》第12.2条，本所决定给予彭志华、何伟文、杨军、程宁、李楚源内部通报批评的处分。希望有关公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守证券法规，规范对公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的管理。
特此通报
深圳证券交易所
二○○二年一月九日