关于对海南轻骑海药股份有限公司及有关

人员予以内部通报批评的决定

海南轻骑海药股份有限公司：
2001年9月19日，《证券时报》报道了你公司第一大股东中国轻骑集团持有的3701万股被拍卖事项，我所依照《深圳证券交易所股票上市规则》对你公司股票作出停牌处理，并要求你公司就该信息及时作出公告。你公司董事会直至9月25日才履行该事项信息披露义务，导致你公司股票交易时间非正常停牌持续四个交易日，其间，你公司有关人员以约见记者及接受采访等形式多次在指定报刊发表与该事项有关的言论。

你公司上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第4.1、4.11、7.4.5条的规定，你公司董事孟祥礼、王更生的行为违反了《上市规则》第2.2.2、4.2条的规定。

另外，我所近期在审查你公司一股东股权转让材料时发现，你公司监事冯柏昌分别于2001年4月10日、4月20日、7月11日、7月25日有买卖公司股票行为，违反了《上市规则》第3.5.1条的规定。

根据《上市规则》第12.1、12.2条，本所决定给予你公司及有关责任人孟祥礼、王更生、冯柏昌内部通报批评的处分。希望你公司全体董事、监事及高级管理人员接受教训，认真遵守有关证券法规，及时履行信息披露义务。
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